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RES: PE 27-2022 UFMS LEAO

Assunto: RES: PE 27-2022 UFMS LEAO
De: <captacao@avantelicitacoes.com.br>
Data: 26/07/2022 14:59

Para: <pregao.proadi@ufms.br>

CC: <miguel@avantelicitacoes.com.br>

Boa tarde, referente ao PE27/2022, por acaso teria mais informacdes sobre a “instalacdo do grupo gerador”, pois no
edital termo de referéncia estda muito vago o que compreende a instalagdo.?

Desde ja agradeco
Atenciosamente,

Andrei K. G. dos Santos

Auxiliar de Licitagcdes

A‘ ANTE ¢ (43) 3344-4119

LICITAGOES Q@ Av. Aminthas de Barros, 399 - Sala 08 - Londrina/PR

B4 Andrei@avantelicitacoes.com.br

ntelicitacoes.com.br

De: projetos02 @leaoenergia.com.br <projetos02 @leaoenergia.com.br>
Enviada em: terca-feira, 26 de julho de 2022 11:49

Para: captacao@avantelicitacoes.com.br

Assunto: RES: PE 27-2022 UFMS LEAO

ola!

Favor se estiver no prazo de questionamento/duvidas, solicitar mais informacdes sobre a “instalacdo do grupo
gerador”, pois no edital termo de referéncia esta muito vago o que compreende a instalagdo.

Desde ja agradeco a atengdo de sempre, fico a disposicdo
Qualquer duvida, estou a disposicao!

Atenciosamente,
Jeferson Pereira Vieira

De: captacao@avantelicitacoes.com.br <captacao@avantelicitacoes.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 21 de julho de 2022 18:19

Para: amauri.vertuan@|eaoenergia.com.br; comercial0l@leaoenergia.com.br; pcp0l@Ileaoenergia.com.br;
projetos05@leaoenergia.com.br

Assunto: PE 27-2022 UFMS LEAO

0l3,

26/07/2022 15:07
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RES: PE 27-2022 UFMS LEAO

Segue mais um edital identificado, os dados encontram-se no checklist, aguardo sua confirmacao para darmos
andamento ao processo, por gentileza se atentar ao prazo de confirmacdo e envio da planilha de precos.

Fico a disposicdo para esclarecer eventuais duvidas.

Atenciosamente,

Jonatas Kosienczuk Sa
Auxiliar de Licita¢cdes

A‘ A N T E ¢ (43) 3344-4119

LICITAGCOES

@ R.Santa Catarina, n° 50, sala 1504 - Centro, Londrina-PR.

B captacao@avantelicitacoes.com.br
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